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ENC: ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELE TRONICO N° 22/2022 - Processo SEI n°:
035.7415.2022.0017743-11

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@car.ba.gov.br>
Seg, 21/11/2022 16:46

Para: danilomoura.moura@portoseguro.com.br <danilomoura.moura@portoseguro.com.br>

Prezado Sr. Danilo Moura,

Boa tarde. Segue abaixo Resposta referente ao Pedido de Esclarecimento do PE 22/2022 - Seguro de
Vida.

Atenciosamente,

Departamento de Aquisi¢oes
Comissdo Permanente de Licitacdo
(71) 3115-6763/6736

o
€S CAR ﬂ Estado da Bahia | SESRSTATACE, o cumac

De: Noeli Terezinha Chojinski Teles <noeliteles@car.ba.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 15:57

Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@car.ba.gov.br>

Assunto: RE: ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELE TRONICO N2 22/2022 - Processo SEI n2:
035.7415.2022.0017743-11

A CPL

Abaixo resposta do pedido de Esclarecimentos da Porto Seguro.

01 - Se possivel, favor enviar a relacao (em Excel) com as informagdes de data de nascimento (ou idade) e
sexo das 400 vidas, com a identificacdo dos afastados / aposentados por invalidez com os respectivos
CIDs;

RESP. As relagées solicitadas estdo disponiveis no site da CAR e no Sistema do BB em PDF.

02 - Havera participacdo dos funcionarios / estagiarios no custeio do seguro?

RESP: Niao. A CAR custeia integralmente o Seguro a ser contratado tanto para o empregado
como para o estagiario.

02 - a) Se sim, qual sera o percentual de participagao?
RESP: XXXXXXXXXXXX
03 - Trata-se de seguro novo ou transferéncia?

RESP: Novo Seguro. Os segurados empregados e estagiarios do quadro de pessoal da CAR vao ser
absorvidos pela nova Seguradora.
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03 - a) Se transferéncia, solicitamos informar o valor mensal e quantidade de vidas das 3 ultimas faturas
emitidas pela Seguradora atual.

RESP:
MES QUANT.EMPREGADOS | VALOR DA FATURA
AGOSTO 307 35.793,13
SETEMBRO 302 35.210,18
OUTUBRO 302 35.210,18

04 - A Companhia de Desenvolvimento e A¢do Regional est4 ciente que, para implantagdo da apolice na
Porto, terd que enviar copia da apdlice e relacdo de segurados referente a tltima fatura emitida pela
Seguradora atual?

RESP: Naio, pois nao previsto no Termo de Referéncia.

05- Quanto a cobertura AUXILIO FUNERAL, no Termo de Referéncia consta:

"Cobertura de assisténcia funeral individual para o segurado, até o limite de R$5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), com exce¢ao do servico de translado do corpo, que ndo terd limite de valor".

Nas apolices emitidas pela Porto, o valor utilizado para translado do corpo seré abatido do limite
contratado para a cobertura de AUXILIO FUNERAL, que neste caso ¢ de R$ 5.500,00. Podemos seguir

dessa forma?

RESP: Nao, pois nao previsto no Termo de Referéncia.

Atenciosamente,
Noeli Teles

Coordenador | / Departamento de RH
Tel: 3115-3636

De: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@car.ba.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 13:42

Para: Noeli Terezinha Chojinski Teles <noeliteles@car.ba.gov.br>

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELE TRONICO N2 22/2022 - Processo SEI n2:
035.7415.2022.0017743-11

Prezada Noeli,
Boa tarde. Segue abaixo Pedido de Esclarecimento referente ao PE 22/2022 - Seguro de Vida.

Atenciosamente,

Departamento de Aquisi¢oes
Comissdo Permanente de Licitacdo
(71) 3115-6763/6736
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€S CAR ﬂ Estado da Bahia | SECRETAMADE in
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De: Danilomoura Moura <danilomoura.moura@portoseguro.com.br>

Enviado: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 11:15

Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@car.ba.gov.br>

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELE TRONICO N2 22/2022 - Processo SEI n2: 035.7415.2022.0017743-
11

llma. Sra. Pregoeira,
Vimos, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Para seguirmos com a analise e precificagdo, precisamos das seguintes informacdes
complementares:

01 - Se possivel, favor enviar a relacao (em Excel) com as informacgdes de data de nascimento (ou
idade) e sexo das 400 vidas, com a identificacdo dos afastados / aposentados por invalidez com os
respectivos CIDs;

02 - Havera participagdo dos funcionarios / estagiarios no custeio do seguro?
02 - a) Se sim, qual sera o percentual de participacao?

03 - Trata-se de seguro novo ou transferéncia?
03 - a) Se transferéncia, solicitamos informar o valor mensal e quantidade de vidas das 3 ultimas
faturas emitidas pela Seguradora atual.

04 - A Companhia de Desenvolvimento e A¢do Regional esta ciente que, para implantacao da
apolice na Porto, tera que enviar cépia da apdlice e relacdo de segurados referente a Gltima fatura
emitida pela Seguradora atual?

05- Quanto a cobertura AUXILIO FUNERAL, no Termo de Referéncia consta:

"Cobertura de assisténcia funeral individual para o segurado, até o limite de R$5.500,00 (cinco mil
e quinhentos reais), com excecao do servico de translado do corpo, que nao tera limite de valor".

Nas apdlices emitidas pela Porto, o valor utilizado para translado do corpo sera abatido do limite
contratado para a cobertura de AUXILIO FUNERAL, que neste caso é de R$ 5.500,00. Podemos
seguir dessa forma?

A disposicao.

Atenciosamente,

Danilo Moura

Producdo Diferenciada - Licitagdes e Negdcios Publicos

Tel (11) 2393.5393
danilomoura.moura@portoseguro.com.br

Corporacao Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br

Somos a 3" maior e melhor empresa
E POl'tO ‘ para se trabalhar. #VemPraPorto 2022
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Por favor, fique a vontade para responder a esta mensagem no horario comercial.

As informagdes contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sao enderegadas exclusivamente a(s)
pessoa(s) e/ou instituicdo(des) acima indicada(s) e podem conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas.
Se vocé néo for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, queira, por favor, retorna-la ao remetente e
em seguida apaga-la definitivamente. Qualquer uso, cépia ou divulgacao das informagdes nela contidas, na
integra ou parcialmente, séo proibidas e serao tratadas conforme legislagao vigente.
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