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RE: Tomada de Preço nº 01/2023

Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>
Seg, 29/01/2024 14:42
Para:​Marcela <marcela@ajdv.com.br>​

Marcela, Boa tarde!!

Em resposta ao questionamento abaixo:

No edital da TP 01/2023 solicita-se que a declaração do profissional seja concordando com a
indicação pela licitante para compor a equipe seja assinada e com firma reconhecida. Diante disso,
questiona-se se a apresentação da assinatura eletrônica  com certificado digital e/ou da Plataforma
Gov seria suficiente, dispensando o reconhecimento de firma.

RESPOSTA: Sim, atende assinatura eletrônica com certificado digital.

Atenciosamente,
Ana Emília Martins
Coordenação de Licitação - SIHS
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
( (71) 3115-6550
ana.emilia@sihs.ba.gov.br 

De: Marcela <marcela@ajdv.com.br>
Enviado: segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 11:27
Para: Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>
Assunto: Re: Tomada de Preço nº 01/2023
 
Bom dia!

No edital da TP 01/2023 solicita-se que a declaração do profissional seja concordando com a
indicação pela licitante para compor a equipe seja assinada e com firma reconhecida. Diante disso,
questiona-se se a apresentação da assinatura eletrônica  com certificado digital e/ou da Plataforma
Gov seria suficiente, dispensando o reconhecimento de firma.

Att.

Em 23/01/2024 15:28, Marcela escreveu:

Boa tarde!

Recebido.

Grata!

Em 23/01/2024 10:30, Ana Emília Martins dos Santos escreveu:

Prezados, Bom dia!!

Estão no site da SIHS e Comprasnet em anexos.
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Seguem, anexos solicitados.

Atenciosamente,
Ana Emília Martins
Coordenação de Licitação - SIHS
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
( (71) 3115-6550
ana.emilia@sihs.ba.gov.br 

De: Marcela <marcela@ajdv.com.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 13:30
Para: Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>
Assunto: Tomada de Preço nº 01/2023
 
Prezada, boa tarde!
Analisando o edital, não encontramos o cronograma físico-financeiro e o
orçamento detalhado e por produto do objeto da licitação TP nº 01/2023.

--

--

--
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