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Re: Processo CP Nº03/2023 - ERRATA

Marcela <marcela@ajdv.com.br>
Qui, 11/04/2024 14:50
Para:​Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>

2 anexos (3 MB)
OrcamentoPMSB01MunicipioGLOBAL_11.04.2024.xlsx; Proposta de Preço_TP01.2023_AJDV Engenharia_assinada.pdf;

Ana Emília, boa tarde!

Segue proposta ajustada.
Foi retificado o valor total na página 14 que antes não havia sido ajustado. Os demais itens estão
corretos.
Também encaminho a planilha em xlxs para auxiliar na verificação. Nela contém comentários nas
abas "Serviços Gerais" e Cronograma Financeiro" de considerações que precisam ser feitas para
chegar ao valor final.

Att.

Em 11/04/2024 09:43, Ana Emília Martins dos Santos escreveu:

Marcela, Bom dia!!

Segue retorno da Comissão Técnica sobre a Proposta encaminhada.

Nos cálculos feitos pela AJDV, os valores não estão corretos. Deve ser adotado duas
casas decimais sem aproximação.

Favor verificar e reencaminhar Proposta de Preço.

Atenciosamente,
Ana Emília Martins
Coordenação de Licitação - SIHS
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
( (71) 3115-6550
ana.emilia@sihs.ba.gov.br 

De: Marcela <marcela@ajdv.com.br>
Enviado: quinta-feira, 11 de abril de 2024 08:37
Para: Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>
Assunto: Re: Processo CP Nº03/2023 - ERRATA
 
Prezada, bom dia!

Segue proposta de preço da AJDV Engenharia referente à TP nº 01/2023 ajustada em
atendimento ao publicado no Diário Oficial Estado, data - 27/03/2024 e assinada pelo
diretor.
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Att.

Em 10/04/2024 16:10, Marcela escreveu:

Prezada, boa tarde!
Segue versão preliminar da proposta de preço da AJDV Engenharia
referente à TP nº 01/2023 contendo os ajustes solicitados.
Coloquei a versão impressa na mesa do diretor para assinatura.
Enviarei assim que estiver pronta, mas já estou encaminhando para o caso
de a comissão desejar adiantar a análise.

Att.

Em 10/04/2024 11:26, Ana Emília Martins dos Santos escreveu:

Marcela,

Errata. Processo correto Tomada de Preço TP Nº01/2023

Atenciosamente,
Ana Emília Martins
Coordenação de Licitação - SIHS
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
( (71) 3115-6550
ana.emilia@sihs.ba.gov.br 

De: Marcela <marcela@ajdv.com.br>
Enviado: quarta-feira, 10 de abril de 2024 11:24
Para: Ana Emília Martins dos Santos <ana.emilia@sihs.ba.gov.br>
Assunto: Re: Processo CP Nº03/2023
 
Bom dia!

Ciente.

Em 10/04/2024 11:16, Ana Emília Martins dos Santos escreveu:

Prezados, Bom dia!!

Venho por meio deste e-mail, solicitar que a
empresa AJDV ENGENHARIA, encaminhe para esta
Comissão de Licitação, a Proposta de Preço que
corresponde ao Kapa indicado na proposta
apresentada. 
Com base no documento publicado no Diário
Oficial Estado, data - 27/03/2024, e conforme
anexo.

Atenciosamente,
Ana Emília Martins
Coordenação de Licitação - SIHS
Sec. de Infraestrutura Hídrica e Saneamento 
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( (71) 3115-6550
ana.emilia@sihs.ba.gov.br 
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